Ef_ Respender @g Respender a Todos Ef, Encaminhar
Marcos Aurelio Morais Silva <marcosadvogadobts@gmail. com= COORDENADORIA DE DEBITO E MULTA qui 17/08
Re: Processo 969.497 - TCEMG

Boleto recebido ¢ jd pago.
Obrigado!
Em qui., 17 de ago. de 2023 as 10:13, COORDENADORIA DE DEBITO E MULTA <cdm(@tce.mg gov.br> escreven:

Prezado Sr.,

Gentileza acusar recebimento do boleto encaminhado.

Atenciosamente,

Coordenadoria de Débito e Multa

De: COORDENADORIA DE DEBITO £ MULTA <cdm@tce.mg.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 16 de agosto de 2023 13:45

Para: Marcos Aurelio Morais Silva <marcosadvogadobts @gmail.comz
Assunto: RES: Processo 565.497 - TCEMG

Prezado Sr.,

Conforme solicitado, segue anexo novo boleto para pagamento. Informamos que o boleto tem seu vencimento em 18/08/2023 e que as tentativas para pagamento poderio ser efetivadas a partir de amanh3 (16/08).

Gentileza responder este e-mail, acusando recebimento.

Atenciosamente,

Coordenadoria de Débito e Multa.

De: Marcos Aurelio Morais Silva <marcosadvogadobts@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 11 de agosto de 2023 13:59

Para: COORDENADORIA DE DEBITO E MULTA <cdm@tce.mg.gov.brs
Assunto: Re: Processo 969.497 - TCEMG

Prezados,

Processo n° 969.497

Nos fo1 encaminhado o boleto para pagamento com data de vencimento hoje(11.08.2023), no entanto,

o boleto aparece como ndo registrado, ndo permitindo o pagamento.

Gostaria de um auxilio para a resolugdo desse problema, ou se for o caso a emissdo de um novo boleto.

Att

Marcos Aurélio Moraes Silva

OABMG n° 116.474

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposi¢des contidas na Medida Proviséria 2200-2/2001, na Resolugdo n.02/2012 e na Decisdo Normative
n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderao ser verificados no endereco www.tce.mg.gov.br, cédigo verificador n. 3300554



Em qua., 28 de jun. de 2023 as 12:12, COORDENADORIA DE DEBITO E MULTA <cdm{@ice. mg sov. br> escreveu:

Prezado Sr.,

Conforme solicitado na Ocorréncia n° 1452907, encaminhamos anexo o boleto referente a multa imposta ao Sr. Jodo Jose Alves de Souza, nos autos n° 969.497.

Informamos que apds o vencimento de mais de uma parcela, ndo € possivel a emissio das demais. Portanto, encaminhamos o vencimento antecipado das parcelas faltantes, e informamos que caso a
parte deseje, podera solicitar um reparcelamento ao relator do processo, através do e-mail protocolo@tce mg gov.br.

Gentileza responder este e-mail, confirmando recebimento.

Atenciosamente,

Coordenadoria de Débito ¢ Multa - CDM
Tribunal de Contas do Estadp de Minas Gerais
TCE MG (31)3348-2575 | cam@ice m zov br

RIBLIVAL D CONTAS D) ESTADD DF MINAS CERAIS
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