ARTHUR FERNANDES AMARAL

De: Mariana Andrade Cristianismo <mariana@amadeusconsultoria.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 8 de maio de 2023 17:09

Para: PROTOCOLO

Cc: sebastiana@amadeusconsultoria.com.br; adv.marianajunqueira@outlook.com;
Angelo Zampar

Assunto: Re: Fwd: Comprovante de pagamento Tribunal de Contas-Protocolo 1092526

Anexos: auditoria patrocinio etce erro.png; Peticao junta comprovante 1092526.pdf;

Patrocinio- Comprovante pgto Ana Luiza Prates.pdf

Sinalizador de acompanhamento:
Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

Prezados, em vista de ndo estar sendo possivel o protocolo via E-TCE, conforme print anexo, segue peticao para
protocolo.

Gentileza confirmar o recebimento.

Att.,

Mariana Andrade Cristianismo

Advogada OAB/MG 190.154

AN INHd B

8 de Maio de 2023 14:24, "Angelo Zampar" <angelo.zampar@gmail.com> escreveu:

Angelo-Zawmpaw - Advogado - OAB/MG 92.513

AMADEUS CONSULTORIA LTDA.

BRAZ E LEITE BRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

31 3291.3647 - 35 98801-3880

---------- Forwarded message ---------

De: <controleinterno@patrocinio.mg.gov.br>

Date: sex., 5 de mai. de 2023 as 16:29

Subject: Comprovante de pagamento Tribunal de Contas

To: <adilson@amadeusconsultoria.com.br>, <sebastiana@amadeusconsultoria.com.br>,
<angelo.zampar@gmail.com>

Prezados,
Boa tarde!

Segue em anexo o comprovante de pagamento da multa da auditoria n® 1092526 para que possa
ser juntado ao processo.

Sem mais para o momento,
Atenciosamente,

Ana Luiza Prates

Controle Interno

Prefeitura Municipal de Patrocinio/MG
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