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De: COORDENADORIA DE DEBITO E MULTA
Enviado em: segunda-feira, 29 de marco de 2021 17:45
Para: PROTOCOLO
Assunto: Enc: Fwd:
Anexos: IMG_4811,jpg; IMG_4812 jpg
Sinalizador de acompanhamento: A
Acompanhar (] X
. o \!/ o 4
Status do sinalizador: Sinalizada 7 & o
Coordenadoria de Débito e Multa ,
_J Hm ( Aﬁ'{t?:{t fg( {i, ﬁ% y patt ::g
v.tee f%?’C_;,iﬁEQV'.T}? L
pense em seu compromisso com o Meio An ihiente e no comprometimento com a reducan e cu ros -
3
Boa tarde! <
Favor protocolizar documentos. &
fand
Atenciosamente, §

Carla. —

De: DAWSON MARCOS DE SOUZA <dawsons@trt3.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 29 de margo de 2021 13:43

Para: COORDENADORIA DE DEBITO E MULTA

Assunto: Fwd:

Boa tarde segue em anexo comprovantes de pagamentos para Protocolo, referente ao processo 710.652,
Tomadas de Contas Especial, que tramita perante a Segunda Camara deste Eg. Tribunal. Grato. Dawson
Marcos de Souza 919273076-00

—————————— Forwarded message ---------

De: Dawson Marcos <dawsonmarcosl7@icloud.com>
Date: seg., 29 de mar. de 2021 as 13:36

Subject:

To: Dawson Marcos <dawsons@trt3.jus.br>

Enviado do meu iPhone

OV oooseeat 10 / 2021
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