Secretaria da 2a Camara

De: Licitagdo Comissao <licitacao@pontenova.mg.gov.br>

Enviado em: segunda-feira, 8 de marco de 2021 15:22

Para: Secretaria da 2a Camara

Assunto: Re: TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS - PROCESSO 1098370
Boa tarde,

confirmo o recebimento.

At.te.
Néria Moutinho
Comissao de Licitagao

Em seg., 8 de mar. de 2021 as 15:04, Secretaria da 2a Camara <sec.segundacamara@tce.mg.gov.br>
escreveu:

De: Secretaria da 2a Camara

Enviada em: quarta-feira, 3 de margo de 2021 16:40

Para: 'chefia.gabinete@pontenova.mg.gov.br' <chefia.gabinete@pontenova.mg.gov.br>
Assunto: TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERALIS - PROCESSO 1098370

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL

SENHORES,

Encaminho em anexo oficio, e despacho do relator do processo 1098370, para conhecimento.

Atenciosamente,

SECRETARIA DA 22 CAMARA

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposigdes contidas na Medida Proviséria 2200-2/2001, na Resolugcdo n.02/2012 e na Decisdo Normative
n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderao ser verificados no endereco www.tce.mg.gov.br, cédigo verificador n. 2367218



Tel.: (31) 3348-2187 - 3348-2189
protocolo@tce.mgq.qov.br
| www.tce.mg.gov.br

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL

"As informagdes informagdes contidas neste e-mail e anexos sdo para uso exclusivo do destinatario
pretendido. Caso tenha recebido por engano, notifique o remetente e apague-o imediatamente. A sua
divulgacdo ndo autorizada ¢ expressamente proibida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais."

Comissao de Licitagao
Prefeitura Municipal de Ponte Nova
(31) 3819-5456 ou (31)38195454
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